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Khaddour Robert

From: Khaddour Robert
Sent: Wednesday, March 16, 2022 13:02
To: Ulman Petr; dotace
Subject: RE: žádost o vysvětlující informace - Dodávka laboratorního vybavení - dílčí plnění 7 

-  Laminární box

Vážený pane Ulman, 
 
Dovolte mi Vám tímto ještě jednou odpovědět na Vaše otázky 
 

1) V budově je k dispozici výtah, který ale s ohledem na rozměry není možné využít pro nastěhování 
laminárního boxu.   

2) Jedná se o bezplatnou preventivní roční kontrolu, která má zajistit bezchybný chod boxu po dobu záruky 
3) Vyhodnoceni bude provedeno v CZK, pro vyhodnoceni bude použit kurz ČNB v den otevíraní obálek 

 
S pozdravem 
R. Khaddour 
 
 
Robert Khaddour 
Head of TD 
L: +420 242 454 470 • robert.khaddour@quinta.cz 
Prazska 18c/1486  •  102 00 Praha-Hostivar  •  Czech Republic 
www.quinta.cz • Follow us on LinkedIn 

 
 
 

From: Ulman Petr <petr.ulman@schoeller.cz>  
Sent: Tuesday, March 15, 2022 16:27 
To: dotace <dotace@quinta.cz> 
Subject: žádost o vysvětlující informace - Dodávka laboratorního vybavení - dílčí plnění 7 - Laminární box 
 
Dobrý den, 
 
Prosím o zodpovězení následujících dotazů k zakázce Dodávka laboratorního vybavení - dílčí plnění 7 -  Laminární 
box 
 
1) Součástí dodávky je vynesení laminárního boxu do 2. NP. Bude prosím pro stěhování k dispozici výtah? 
 
2) Součástí má být ročně prováděný servis. Prosím o upřesnění požadavku. Má jít o preventivní servisní kontrolu v 
ročním intervalu? Má být servis bezplatný? Pakliže bezplatný, má být bezplatný po dobu záruky na přístroj, nebo po 
jak dlouhou dobu? 
 
3) Nabídková cena i platba může být v EUR, ale hodnocení bude probíhat v CZK. Jakým kurzem bude proveden 
převod z EUR do CZK pro účely hodnocení? 
 
Děkuji 
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S pozdravem 
  
Petr Ulman 
Obchodní oddělení / Sales Department 
------------------------ 
M: +420 606 682 520 
T:   +420 261 009 111 
E:   petr.ulman@schoeller.cz 
W: www.schoeller.cz 


